
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640

KATILIMLAR

1 9 EN   DE 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 11 11,25 19 12 16,00 9 4 8,00 14 13 10,75 94 69 76,54 235,704 3 1692 199,823 1 2950 201,880 5 3697

2 101 ME    TU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 17 6 15,50 11 3 10,25 11 11 8,25 77 49 64,54 164,634 13 4181 191,380 2 3119 228,452 1 2179

3 175 DE    SE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 20 3,00 8 18 3,50 8 6 6,50 9 5 7,75 71 78 51,29 144,544 18 4947 180,998 3 3395 156,377 14 6268

4 112 YU    EM   KA 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 20 16 16,00 20 15 16,25 4 6 2,50 12 13 8,75 94 79 74,04 251,649 1 1328 177,958 4 3463 214,587 3 2913

5 11 MU       EN   ER   20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 19 15 15,25 20 15 16,25 5 6 3,50 10 11 7,25 92 76 72,79 249,339 2 1385 172,168 5 3628 212,860 4 3020

6 12 Hİ    TU    ÜN 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 7 14,25 1 0 1,00 10 5 8,75 4 2 3,50 69 43 58,04 166,044 12 4124 163,385 6 3882 218,860 2 2663

7 189 TA EF KE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 12 5,00 10 9 7,75 5 2 4,50 5 7 3,25 66 59 51,04 173,059 9 3821 153,278 7 4315 162,397 13 6006

8 561 AŞ BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 13 10,75 9 15 5,25 5 4 4,00 66 61 50,54 177,619 8 3641 147,893 8 4617 182,355 9 4957

9 156 İS ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 30 2,50 48 59 33,04 140,033 9 5133

10 201 YA BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 23 2,25 12 19 7,25 2 2 1,50 60 73 41,54 161,959 14 4278 134,793 10 5438 138,750 18 6862

11 182 GÜ SA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 12 11,00 14 10 11,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 69 58 54,29 211,264 4 2376 134,275 11 5453 183,107 8 4910

12 102 ÖZ ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 6 34 -2,50 8 32 0,00 3 9 0,75 55 104 28,79 130,863 12 5527

13 121 ON KO 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 7 12 4,00 9 3 8,25 2 1 1,75 1 4 0,00 57 49 44,54 172,609 10 3845 130,555 13 5536 151,437 17 6485

14 23 YA  ŞA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 8 8,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 6 0,50 55 49 42,54 158,629 15 4417 130,070 14 5549 168,777 12 5679

15 110 TA ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 3 6 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 38 34,29 132,034 19 5385 129,828 15 5555 133,842 19 6973

16 103 VE US 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 15 16 11,00 11 15 7,25 1 2 0,50 65 62 49,29 188,909 7 3193 127,968 16 5622 184,697 7 4805

17 118 ÖZ CE 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 9 13,75 9 13 5,75 63 51 50,04 189,489 6 3171 197,745 6 3981

18 557 ZE     BU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 10 5,50 17 22 11,50 0 1 -0,25 63 62 47,29 194,324 5 2973 154,892 15 6340

19 114 İR AB 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 12 14 8,50 7 7 5,25 57 50 44,29 170,689 11 3932 170,812 11 5570

20 108 EM IŞ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 11 9 8,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 55 55 41,04 158,309 16 4430 171,565 10 5538

21 42 RA BA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 20 5,00 5 1 4,75 53 50 40,29 157,279 17 4460 152,857 16 6438

22 550 ER KO 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 4 11 1,25 6 18 1,50 1 5 -0,25 1 9 -1,25 50 72 31,79 128,634 20 5497 133,090 20 6982

23 99 RE GÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 35 -3,75 9 27 2,25 8 32 0,00 60 123 29,04 117,179 21 5702

24 109 PO ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 21 -0,25 2 19 -2,75 1 5 -0,25 1 11 -1,75 47 85 25,54
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640

KATILIMLAR

1 101 ME    TU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 17 6 15,50 11 3 10,25 11 11 8,25 77 49 64,54 164,634 13 4181 191,380 2 3119 228,452 1 2179

2 12 Hİ    TU    ÜN 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 7 14,25 1 0 1,00 10 5 8,75 4 2 3,50 69 43 58,04 166,044 12 4124 163,385 6 3882 218,860 2 2663

3 112 YU    EM   KA 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 20 16 16,00 20 15 16,25 4 6 2,50 12 13 8,75 94 79 74,04 251,649 1 1328 177,958 4 3463 214,587 3 2913

4 11 MU       EN   ER   20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 19 15 15,25 20 15 16,25 5 6 3,50 10 11 7,25 92 76 72,79 249,339 2 1385 172,168 5 3628 212,860 4 3020

5 9 EN   DE 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 11 11,25 19 12 16,00 9 4 8,00 14 13 10,75 94 69 76,54 235,704 3 1692 199,823 1 2950 201,880 5 3697

6 118 ÖZ CE 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 9 13,75 9 13 5,75 63 51 50,04 189,489 6 3171 197,745 6 3981

7 103 VE US 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 15 16 11,00 11 15 7,25 1 2 0,50 65 62 49,29 188,909 7 3193 127,968 16 5622 184,697 7 4805

8 182 GÜ SA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 12 11,00 14 10 11,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 69 58 54,29 211,264 4 2376 134,275 11 5453 183,107 8 4910

9 561 AŞ BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 13 10,75 9 15 5,25 5 4 4,00 66 61 50,54 177,619 8 3641 147,893 8 4617 182,355 9 4957

10 108 EM IŞ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 11 9 8,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 55 55 41,04 158,309 16 4430 171,565 10 5538

11 114 İR AB 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 12 14 8,50 7 7 5,25 57 50 44,29 170,689 11 3932 170,812 11 5570

12 23 YA  ŞA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 8 8,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 6 0,50 55 49 42,54 158,629 15 4417 130,070 14 5549 168,777 12 5679

13 189 TA EF KE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 12 5,00 10 9 7,75 5 2 4,50 5 7 3,25 66 59 51,04 173,059 9 3821 153,278 7 4315 162,397 13 6006

14 175 DE    SE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 20 3,00 8 18 3,50 8 6 6,50 9 5 7,75 71 78 51,29 144,544 18 4947 180,998 3 3395 156,377 14 6268

15 557 ZE     BU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 10 5,50 17 22 11,50 0 1 -0,25 63 62 47,29 194,324 5 2973 154,892 15 6340

16 42 RA BA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 20 5,00 5 1 4,75 53 50 40,29 157,279 17 4460 152,857 16 6438

17 121 ON KO 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 7 12 4,00 9 3 8,25 2 1 1,75 1 4 0,00 57 49 44,54 172,609 10 3845 130,555 13 5536 151,437 17 6485

18 201 YA BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 23 2,25 12 19 7,25 2 2 1,50 60 73 41,54 161,959 14 4278 134,793 10 5438 138,750 18 6862

19 110 TA ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 3 6 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 38 34,29 132,034 19 5385 129,828 15 5555 133,842 19 6973

20 550 ER KO 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 4 11 1,25 6 18 1,50 1 5 -0,25 1 9 -1,25 50 72 31,79 128,634 20 5497 133,090 20 6982

21 156 İS ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 30 2,50 48 59 33,04 140,033 9 5133

22 99 RE GÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 35 -3,75 9 27 2,25 8 32 0,00 60 123 29,04 117,179 21 5702

23 102 ÖZ ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 6 34 -2,50 8 32 0,00 3 9 0,75 55 104 28,79 130,863 12 5527

24 109 PO ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 21 -0,25 2 19 -2,75 1 5 -0,25 1 11 -1,75 47 85 25,54
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MU       EN   ER 11   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,339 146,760 1 2 20 20 1385

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
172,168 163,170 1 5 11 11 3628

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
212,860 184,910 1 4 20 20 3020

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 1 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 8,00 4,78 6,22

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,75 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 15 15,25 38 15,25 6,88 9,20

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 4,75 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 2,75 1,34 1,07

Felsefe 3 2 0 2,00 67 2,00 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 3 4 2,00 22 2,00 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 2,09 1,75

Sosyal-2 40 20 15 16,25 41 16,25 5,69 6,64

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 3,50 1,86 10,08

Fizik 14 3 5 1,75 13 1,75 -0,03 2,42

Kimya 13 3 5 1,75 13 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 3,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 7,25 2,39 8,69

Toplam: 280 92 76 72,79 26 72,79 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAaECBD   BE ea acbcaA DDdCadAeDEaDBCcBc

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 DEDBAbaacdCabBA  bacAC ACc AaeEBd EcDCBE

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik  b  BEaD      b      E     be dD        

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri bDb A   bab C  bdDAb  a eE  bB   B  E  E

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 3 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 2 2 50
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 3 4 10
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EN   DE 9 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,704 146,760 1 3 24 24 1692

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
199,823 163,170 1 1 2 2 2950

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
201,880 184,910 1 5 28 28 3697

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 2 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 11 3 10,25 43 7,25 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 -0,12 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,50 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 7,62 6,88 9,20

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 2,88 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 3 3 2,25 20 2,62 1,34 1,07

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 -0,12 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 4 3 3,25 36 2,00 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 2,09 1,75

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 12,12 5,69 6,64

Matematik-2 40 9 4 8,00 20 4,88 1,86 10,08

Fizik 14 4 5 2,75 20 1,38 -0,03 2,42

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,12 1,25 2,72

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 1,88 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 14 13 10,75 27 5,38 2,39 8,69

Toplam: 280 94 69 76,54 27 60,54 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 dCAEd DDBB  B E  e   EB ec ecaE ac D  De

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2 aAdECaEBDbD e CE cbA  e  AEcAdB a BDEcEC

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik    B bEbEaA  BDC     e   E         D    

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri a a Ed CDba  ABCA a  cc D CaB EBEbee cA 

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 1 0 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 0 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 3 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 1 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 1 25
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 6 3 20
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 2 0 100
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 2 0 100
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 3 1 75
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ON KO 121 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,609 146,760 2 10 68 68 3845

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
130,555 163,170 2 13 43 43 5536

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
151,437 184,910 2 17 85 85 6485

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 2 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 7,25 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 -0,12 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,50 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 12 4,00 10 7,62 6,88 9,20

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 2,88 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 2,62 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,12 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 1 1 0,75 8 2,00 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,75 2,09 1,75

Sosyal-2 40 9 3 8,25 21 12,12 5,69 6,64

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 4,88 1,86 10,08

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,38 -0,03 2,42

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,12 1,25 2,72

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,88 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 5,38 2,39 8,69

Toplam: 280 57 49 44,54 16 60,54 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EA ad DAb B    b  dc  Bb  Cad       ee d

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2          a  CB      A       d  B  bDDCBE

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik                          C    e B       

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri                            e B  e     ed

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 2 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 0 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 2 0 100
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 1 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 1 0 33
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DE    SE 175 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
144,544 146,760 6 18 86 86 4947

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
180,998 163,170 2 3 7 7 3395

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
156,377 184,910 5 14 80 80 6268

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 7 13 3,75 16 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 20 3,00 8 9,88 6,88 9,20

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,38 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,04 1,34 1,07

Felsefe 3 1 0 1,00 33 0,38 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 4 -1,00 -11 0,96 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 1,92 2,09 1,75

Sosyal-2 40 8 18 3,50 9 6,67 5,69 6,64

Matematik-2 40 8 6 6,50 16 5,38 1,86 10,08

Fizik 14 2 0 2,00 14 0,75 -0,03 2,42

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 9 5 7,75 19 5,25 2,39 8,69

Toplam: 280 71 78 51,29 18 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAecd Dd aBa B daDbbBccc c d      eBbaec

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 aaD  dC E acC Ac  acdb A c ed   d EbcacE

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik Bb eBEaD   B      aD E Cb   d           

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri AD            b B cC  BEb aBd  A B      

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 3 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 4 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 2 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 2 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 5 4 17
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 1 1 33
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 2 1 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
Hİ    TU    ÜN 12 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
166,044 146,760 4 12 71 71 4124

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
163,385 163,170 4 6 13 13 3882

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
218,860 184,910 2 2 17 17 2663

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 7 14,25 36 9,88 6,88 9,20

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,38 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,04 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,38 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 0,96 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,92 2,09 1,75

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 6,67 5,69 6,64

Matematik-2 40 10 5 8,75 22 5,38 1,86 10,08

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,75 -0,03 2,42

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 2,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 5,25 2,39 8,69

Toplam: 280 69 43 58,04 21 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 CCAEE  DBBc B ED  b dcBaecEA  EC        

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2      C                                  

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik  d c    Eb  D DCDB  D  B E d C        b 

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri                 A     E   eC         aA 

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 3 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 4 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 0 67
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 0 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 8 2 27
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 2 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 0 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ME    TU 101 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,634 146,760 5 13 73 73 4181

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
191,380 163,170 1 2 5 5 3119

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
228,452 184,910 1 1 10 10 2179

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 16 5 14,75 61 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 6 15,50 39 9,88 6,88 9,20

Matematik-2 40 11 3 10,25 26 5,38 1,86 10,08

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,75 -0,03 2,42

Kimya 13 5 5 3,75 29 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 5,25 2,39 8,69

Toplam: 280 77 49 64,54 23 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EACEdBDADCBd BcbE  EaABDDd              

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Matematik     BECDB  B    E d  ED   Db b D        

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri  D  c      b  eDBedCEce  E dAa   BcAE bE

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 2 0 100
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 0 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 3 0 50
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 7 2 23
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 3 0 100
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TA EF KE 189 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
173,059 146,760 3 9 67 67 3821

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
153,278 163,170 5 7 16 16 4315

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
162,397 184,910 4 13 71 71 6006

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 5 5 3,75 16 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 12 5,00 13 9,88 6,88 9,20

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,38 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,04 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 0,38 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 3 -0,75 -8 0,96 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,92 2,09 1,75

Sosyal-2 40 10 9 7,75 19 6,67 5,69 6,64

Matematik-2 40 5 2 4,50 11 5,38 1,86 10,08

Fizik 14 1 3 0,25 2 0,75 -0,03 2,42

Kimya 13 2 2 1,50 12 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 5,25 2,39 8,69

Toplam: 280 66 59 51,04 18 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 C AEa  DB   d  a   e c  a  e a bC e BcDd

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2  b E    D  DA  ac eAC     c  b d  BDceEC

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik   E    A ad   D        B E              

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri  ce  b  D     B c b   E    Cc E       b 

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 1 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 0 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 2 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 2 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 1 1 33
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 4 1 13
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 1 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 1 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YU    EM   KA 112 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
251,649 146,760 1 1 16 16 1328

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
177,958 163,170 3 4 8 8 3463

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
214,587 184,910 3 3 19 19 2913

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 10 10 7,50 31 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 9,88 6,88 9,20

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,38 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,04 1,34 1,07

Felsefe 3 2 0 2,00 67 0,38 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 3 4 2,00 22 0,96 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,92 2,09 1,75

Sosyal-2 40 20 15 16,25 41 6,67 5,69 6,64

Matematik-2 40 4 6 2,50 6 5,38 1,86 10,08

Fizik 14 3 5 1,75 13 0,75 -0,03 2,42

Kimya 13 2 6 0,50 4 1,75 1,25 2,72

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 2,75 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 5,25 2,39 8,69

Toplam: 280 94 79 74,04 26 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAaEdBDd CBE ea acbcaA DDdCaEAeDEaDBCcBc

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 DEDBAbaacdCabBA  bacAC ACc AaeEBd EeDCBE

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik  b   EaD      b      ED    be d         

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri bDb A   bab C  beeAb  a eE BAc ACd  E CE

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 3 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 2 2 50
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 1 0 100
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 2 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 3 4 10
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 1 0 100
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 1 1 50
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 1 0 100
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 1 0 100
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZE     BU 557 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
194,324 146,760 2 5 52 52 2973

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
154,892 184,910 6 15 82 82 6340

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 6 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 8 10 5,50 23 7,67 4,78 6,22

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,46 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,75 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 10 5,50 14 9,88 6,88 9,20

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 2,38 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 1,04 1,34 1,07

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 0,38 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 6 2 5,50 61 0,96 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 1,92 2,09 1,75

Sosyal-2 40 17 22 11,50 29 6,67 5,69 6,64

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 5,38 1,86 10,08

Toplam: 280 63 62 47,29 17 57,71 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAeEdBD caBc B  bcd  bBc                

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 bEDaAACdccCaCcAebddeeeeedadAED BADEeDCaa

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik        b                                

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 3 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 2 1 50
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 4 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AŞ BÜ 561 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
177,619 146,760 4 8 66 66 3641

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
147,893 163,170 1 8 19 19 4617

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
182,355 184,910 4 9 50 50 4957

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 7 10 4,50 19 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 13 10,75 27 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 2 -0,50 -6 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 9 15 5,25 13 3,73 5,69 6,64

Fizik 14 1 3 0,25 2 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 66 61 50,54 18 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAedCBDbaC c B a ab  e bDcC  A D  DBeeB 

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2  EDBAcC   edCcAe d cdedd a    b   Ea C d

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Fen Bilimleri c      d  b C            E B d     A   E

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 3 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 2 1 50
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 0 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 2 1 67
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 1 67
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EM IŞ 108 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,309 146,760 8 16 80 80 4430

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
171,565 184,910 5 10 64 64 5538

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 5 8 3,00 13 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 9 8,75 22 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 4 5 2,75 7 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 55 55 41,04 15 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EA   dbbaC Ecc   D  c  a  Ca    E DBC  A

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 e     a a  E  A   E                c  Bd

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik    d E         c           e   b a      

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri      d  a      a        e b     b     Cd

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 0 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 3 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 1 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 1 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 1 0 100
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ER KO 550 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,634 146,760 11 20 98 98 5497

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
133,090 184,910 11 20 98 98 6982

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 3 7 1,25 5 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 11 1,25 3 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 0 7 -1,75 -16 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 1 4 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 6 18 1,50 4 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 1 9 -1,25 -3 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 50 72 31,79 11 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 a dc d a B   C  e  Ae        a C d   d b

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2 a  b C e   b ab a  edc be  ac dbE BDEcEb

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik  B      c            c        c    c   a

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri  d   c   e     b   B   c    a   d  e   a

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 1 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 2 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 1 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 0 25
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 4 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 1 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜ SA 182 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,264 146,760 1 4 39 39 2376

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
134,275 163,170 4 11 31 31 5453

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
183,107 184,910 3 8 49 49 4910

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 12 11,00 28 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 1 1 0,75 25 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 1 4 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 14 10 11,50 29 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 69 58 54,29 19 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 dbCE BcbDCeE Ba a A B Be   B   cEe B eBc

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2  c   AC   CECaAe C cA cA cd    ddDEeDC E

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik                                b        

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri      e  e   b            E Bb      c  aE

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 0 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 2 0 33
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 1 1 33
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 0 67
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 3 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İR AB 114 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
170,689 146,760 5 11 69 69 3932

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
170,812 184,910 6 11 65 65 5570

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 14 8,50 21 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 0 4 -1,00 -9 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 7 7 5,25 13 3,73 5,69 6,64

Toplam: 280 57 50 44,29 16 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EACcbBbAaCcb Bea    B Bbb       EeDeCe c

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2   be   e d   cA     dC            EcDCBE

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 0 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İS ER 156 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
140,033 163,170 2 9 21 21 5133

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Fizik 14 0 14 -3,50 -25 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 6 7 4,25 33 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 10 30 2,50 6 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 48 59 33,04 12 39,76 47,35 70,20

Fen Bilimleri daedcaeeaaecddeaAbDcccEAaECddeEBdbbdAbAe

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 3 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ CE 118 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,489 146,760 2 6 57 57 3171

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
197,745 184,910 1 6 33 33 3981

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 9 3 8,25 34 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 9 13 5,75 14 3,73 5,69 6,64

Toplam: 280 63 51 50,04 18 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAC CeDec B  B        BD A  aAaaEaDBdcBA

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2  EDBAA e dC dcA c aDdaec           ec Bd

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 0 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 0 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 2 0 67
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZ ER 102 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
130,863 163,170 5 12 40 40 5527

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 5 19 0,25 1 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 6 -1,50 -25 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 34 -2,50 -6 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 1 8 -1,00 -11 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 8 32 0,00 0 3,73 5,69 6,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 3 9 0,75 2 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 55 104 28,79 10 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 CeeaacDbdBbCeedadbcAecabdbceadEbdcdbcdae

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2 dAEcdabecbaDecececeACDcbcAbedcaecaBbdbce

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Fen Bilimleri                            a ddBcdCecbAe

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 4 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 4 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 1 2 33
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 2 25
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 2 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 1 0 100
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 1 0 100
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PO ER 109 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 3 12 0,00 0 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 21 -0,25 -1 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 1 5 -0,25 -2 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 0 4 -1,00 -9 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 1 6 -0,50 -6 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 2 19 -2,75 -7 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 1 5 -0,25 -1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 1 2 0,50 4 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 1 11 -1,75 -4 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 47 85 25,54 9 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 a da cDbea   eE db d bB cba Dc b  Aada d

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2  ba  a a bDa b a     be  bcec B aa   cde

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik     b  d     a         c        a      E

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri daa  c        d A b             dea   ea

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 2 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 3 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 1 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 3 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 2 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 5 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 2 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 1 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RA BA 42 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,279 146,760 9 17 81 81 4460

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

EA
152,857 184,910 8 16 83 83 6438

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 8 16 4,00 17 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 20 5,00 13 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 3,73 5,69 6,64

Toplam: 280 53 50 40,29 14 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 dCAEcdbDcBdeBCbeeacedcBceaEdbB          

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2                                   BDEcEC

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 5 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 1 1 25
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 0 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RE GÜ 99 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
117,179 146,760 12 21 102 102 5702

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 3 21 -2,25 -9 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 35 -3,75 -9 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 2 8 0,00 0 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 2 -0,50 -17 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 9 -2,25 -25 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 9 27 2,25 6 3,73 5,69 6,64

Fizik 14 0 14 -3,50 -25 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 7 6 5,50 42 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 1 12 -2,00 -15 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 8 32 0,00 0 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 60 123 29,04 10 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 abcdEAbcdebadaEbdebbebeacbdebaEeacAbaead

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2  AbcdCaeabeDeb EcadAdca accaebadadBDEcE 

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Fen Bilimleri eadcadbebaaceeaCAcDaDeEAbaCeeabdbbdaAcee

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 1 2 33
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 2 1 1 50
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 2 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 5 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 4 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 1 2 33
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 1 2 33
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 2 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 2 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 4 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 3 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 1 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 1 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 2 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 3 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 1 1 50
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 2 2 50
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 1 1 50
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 1 1 50
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 2 0 100

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 1 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 1 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 1 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 1 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TA ER 110 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
132,034 146,760 10 19 95 95 5385

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
129,828 163,170 7 15 45 45 5555

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
133,842 184,910 10 19 96 96 6973

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 2 6 0,50 2 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 6 1,50 4 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 1 1 0,75 5 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 44 38 34,29 12 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAb daee   b            D               

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2             C A                         

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik       ba                                

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Fen Bilimleri A b                                     

Cevap Anahtarı A ADECABDECBECCDCDBDACEABEDEDBABCACBDAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 0 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 0 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 1 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 1 0 100
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 1 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VE US 103 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,909 146,760 3 7 58 58 3193

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
127,968 163,170 8 16 64 64 5622

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
184,697 184,910 2 7 48 48 4805

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 6 12 3,00 13 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 16 11,00 28 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 1 -0,25 -8 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 2 3 1,25 14 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 11 15 7,25 18 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 -0,05 1,86 10,08

Toplam: 280 65 62 49,29 18 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 EAa bB daCed Bb a bEd ccDACBE daE DBea A

Cevap Anahtarı A EACECBDADCBEABDCEDAEBABDDACBEACDEBDBCDBA

Sosyal-2 DaD  Aae  CECaAd da Aa c a  E  BebEe ba 

Cevap Anahtarı A DEDBAACCEECECBABDCEDACBACBCAEDEBADEDDCBE

Matematik    b E                  b               

Cevap Anahtarı A BEACBECDBEDBCEABEABDAEDCACDCADBDBEAEEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 2 0 2 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 1 2 17
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 3 1 75
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 2 1 67
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 1 1 33
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 1 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 1 2 25
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 1 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 1 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YA  ŞA 23 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
158,629 146,760 7 15 79 79 4417

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
130,070 163,170 6 14 44 44 5549

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
168,777 184,910 7 12 68 68 5679

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 8 8,00 20 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 0 0,00 0 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 0 0 0,00 0 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 4 3 3,25 8 3,73 5,69 6,64

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 -0,05 1,86 10,08

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 2 2 1,50 12 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 55 49 42,54 15 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 CCbEcd DB d     AD  c B     a  d  Aa   C

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2      C d                          aDEeE 

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Matematik                                     cCcc

Cevap Anahtarı B EBEBCEEAECAADBDCDBBDDAABEEBCBCAAECDDECDE

Fen Bilimleri d  e  e        eAcD                    e

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 1 1 50
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 0 1 0
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 0 0 0
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 1 1 50
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 30 1 3 3
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 3 0 0 0
Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer. 3 0 0 0
Yönlü açıyı açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 1 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 1 1 25
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 1 0 50

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 0 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 0 0 0
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI
(OP01-11.05DES02)

SAMSUN / ALAÇAM / Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YA BÜ 201 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,959 146,760 6 14 78 78 4278

Puanı Hesaplanan: 21 102 102 5808

SAY
134,793 163,170 3 10 28 28 5438

Puanı Hesaplanan: 16 67 67 6078

EA
138,750 184,910 9 18 94 94 6862

Puanı Hesaplanan: 20 101 101 7222

Katılımlar: 15 24 114 114 8196

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 12 16,74 42

TYT Sosyal 20 7 7 5,09 25

TYT Matematik 40 8 6 6,36 16

TYT Fen 20 3 4 2,35 12

Edebiyat 24 5 11 2,25 9 3,08 4,78 6,22

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 0,88 1,06 1,77

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,05 1,03 1,20

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 23 2,25 6 5,02 6,88 9,20

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 1,25 1,81 2,36

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,20 1,34 1,07

Felsefe 3 0 3 -0,75 -25 -0,22 0,03 0,42

Felsefe Grubu 9 2 4 1,00 11 -0,13 0,41 1,04

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 1,63 2,09 1,75

Sosyal-2 40 12 19 7,25 18 3,73 5,69 6,64

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,65 -0,03 2,42

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,90 1,25 2,72

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,27 1,17 3,55

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 0,52 2,39 8,69

Toplam: 280 60 73 41,54 15 39,76 47,35 70,20

Edebiyat-Sosyal-1 CdbdE* bBace  bb e  BE  Babeec aaececBaC

Cevap Anahtarı B CCAEEADDBBECBCEDADAABEBDBDEADBECCAADBBDC

Sosyal-2 eAcECCa Dc cA ba BbAC ceaA  cdcd Bca eaC

Cevap Anahtarı B CAEECCEBDADDAECEBBCACDDCDAEBAABCEBBDEDEC

Fen Bilimleri                               Ec bC     

Cevap Anahtarı B CEBBEEDCDCCDAABCAEDBDDEADECCBCEBEACBADAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Edebiyat-Sosyal-1

Edebiyat S D Y B%

Sözcükte Anlam ve Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar  1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 3 2 1 67
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 2 0 1 0
1940-1960 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 2 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 6 2 0 33
Tanzimat Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.4 0 4 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 2 1 1 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Denizcilik faaliyetlerinin içdenizlerden okyanuslara taşınmasının dünya siyasetine ve ticaretine etkilerini analiz eder.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 3 3 0 100
1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.3 1 1 33
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 3 0 3 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Türkiye   deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. 1 0 0 0
Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 2 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 4 0 2 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 4 2 0 50
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 2 0 1 0
Hayatı anlamlandırmada ahiret inancının önemini fark eder. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. 1 0 0 0
İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 1 0 0 0
Sabit hızlı iki cismin hareketini birbirine göre yorumlar. 2 0 0 0
Bağıl hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. 3 0 0 0
Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düşey doğrultuda ilk hızı olan ve sabit ivmeli hareket yapan cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomu kuantum modeliyle açıklar. 2 0 0 0
Nötr atomların elektron dizilimleriyle periyodik sistemdeki yerleri arasında ilişki kurar. 4 0 0 0
Periyodik özelliklerdeki değişim eğilimlerini sebepleriyle açıklar. 2 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme basamakları ile elektron dizilimleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 2 0 0 0
Gazların betimlenmesinde kullanılan özellikleri açıklar. 2 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Arka beynin görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Pankreastan salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Kulağın yapısını ve işitmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. 1 0 1 0
Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonları ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezlerin çalışmasında geri bildirim mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Renk körlüğü, miyopi, hipermetropi, astigmatizm, presbitlik gibi rahatsızlıkları açıklar. 1 1 0 100
Refleksi tanımlar ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Multipl skleroz (MS), Parkinson, Alzheimer, epilepsi (sara), depresyon üzerinde hakkında fikir yürütür. 1 0 0 0
Beynin, yapısını, görevlerini ve bölümlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinapsların tanımını yapar ve sinir sistemi için önemini açıklar. 1 0 0 0
Uyarı şiddetindeki artışın etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Çevresel sinir sistemini açıklar. 1 0 0 0
Derinin yapısını ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640

KATILIMLAR

1 112 YU    EM   KA 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 20 16 16,00 20 15 16,25 4 6 2,50 12 13 8,75 94 79 74,04 251,649 1 1328 177,958 4 3463 214,587 3 2913

2 11 MU       EN   ER   20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 19 15 15,25 20 15 16,25 5 6 3,50 10 11 7,25 92 76 72,79 249,339 2 1385 172,168 5 3628 212,860 4 3020

3 9 EN   DE 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 11 11,25 19 12 16,00 9 4 8,00 14 13 10,75 94 69 76,54 235,704 3 1692 199,823 1 2950 201,880 5 3697

4 182 GÜ SA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 12 11,00 14 10 11,50 0 1 -0,25 3 6 1,50 69 58 54,29 211,264 4 2376 134,275 11 5453 183,107 8 4910

5 557 ZE     BU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 10 5,50 17 22 11,50 0 1 -0,25 63 62 47,29 194,324 5 2973 154,892 15 6340

6 118 ÖZ CE 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 9 13,75 9 13 5,75 63 51 50,04 189,489 6 3171 197,745 6 3981

7 103 VE US 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 15 16 11,00 11 15 7,25 1 2 0,50 65 62 49,29 188,909 7 3193 127,968 16 5622 184,697 7 4805

8 561 AŞ BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 14 13 10,75 9 15 5,25 5 4 4,00 66 61 50,54 177,619 8 3641 147,893 8 4617 182,355 9 4957

9 189 TA EF KE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 12 5,00 10 9 7,75 5 2 4,50 5 7 3,25 66 59 51,04 173,059 9 3821 153,278 7 4315 162,397 13 6006

10 121 ON KO 11 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 7 12 4,00 9 3 8,25 2 1 1,75 1 4 0,00 57 49 44,54 172,609 10 3845 130,555 13 5536 151,437 17 6485

11 114 İR AB 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 12 14 8,50 7 7 5,25 57 50 44,29 170,689 11 3932 170,812 11 5570

12 12 Hİ    TU    ÜN 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 16 7 14,25 1 0 1,00 10 5 8,75 4 2 3,50 69 43 58,04 166,044 12 4124 163,385 6 3882 218,860 2 2663

13 101 ME    TU 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 17 6 15,50 11 3 10,25 11 11 8,25 77 49 64,54 164,634 13 4181 191,380 2 3119 228,452 1 2179

14 201 YA BÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 23 2,25 12 19 7,25 2 2 1,50 60 73 41,54 161,959 14 4278 134,793 10 5438 138,750 18 6862

15 23 YA  ŞA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 8 8,00 4 3 3,25 1 3 0,25 2 6 0,50 55 49 42,54 158,629 15 4417 130,070 14 5549 168,777 12 5679

16 108 EM IŞ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 11 9 8,75 4 5 2,75 1 5 -0,25 1 7 -0,75 55 55 41,04 158,309 16 4430 171,565 10 5538

17 42 RA BA 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 20 5,00 5 1 4,75 53 50 40,29 157,279 17 4460 152,857 16 6438

18 175 DE    SE 11A 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 8 20 3,00 8 18 3,50 8 6 6,50 9 5 7,75 71 78 51,29 144,544 18 4947 180,998 3 3395 156,377 14 6268

19 110 TA ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 3 6 1,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 44 38 34,29 132,034 19 5385 129,828 15 5555 133,842 19 6973

20 550 ER KO 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 4 11 1,25 6 18 1,50 1 5 -0,25 1 9 -1,25 50 72 31,79 128,634 20 5497 133,090 20 6982

21 99 RE GÜ 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 35 -3,75 9 27 2,25 8 32 0,00 60 123 29,04 117,179 21 5702

22 156 İS ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 10 30 2,50 48 59 33,04 140,033 9 5133

23 102 ÖZ ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 6 34 -2,50 8 32 0,00 3 9 0,75 55 104 28,79 130,863 12 5527

24 109 PO ER 11B 20 12 16,74 7 7 5,09 8 6 6,36 3 4 2,35 5 21 -0,25 2 19 -2,75 1 5 -0,25 1 11 -1,75 47 85 25,54
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi 11 SINIF PLATİN DES 02 - AYT FORMATI (OP01-11.05DES02) 24 114 114 8196

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 17,9 13,2 14,47 8,1 5,5 6,76 11,9 5,6 10,57 5,1 5,2 3,78 11,3 8,2 9,20 8,0 5,4 6,64 11,6 6,0 10,08 10,2 5,9 8,69 84,0 55,1 70,19 146,760 163,170 184,910

Okul Ortalaması 20,0 12,0 16,74 7,0 7,0 5,09 8,0 6,0 6,36 3,0 4,0 2,35 10,4 14,2 6,88 8,6 11,6 5,69 2,5 2,4 1,86 4,3 7,6 2,39 63,8 64,8 47,36 154,330 101,890 146,640

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  11 11A 11B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  11 11A 11B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

